29/04/2021 Zimbra

Zimbra licitacao@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br

Re: Solicitacao de esclarecimentos - PP 02/2021

De : Licitacao <licitacao@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br>  Ter, 27 de abr de 2021 16:40
Assunto : Re: Solicitagao de esclarecimentos - PP 02/2021 #1 anexo
Para : Viviam | Xerografia <viviam@xerografia.com.br>

Segue respostas em vermelho.

Jefferson Ribeiro de Freitas

De: "Viviam | Xerografia" <viviam@xerografia.com.br>

Para: "Licitacao" <licitacao@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 22 de abril de 2021 16:51:15
Assunto: Solicitagao de esclarecimentos - PP 02/2021
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Boa tarde Sr. Pregoeiro,
Segue esclarecimentos ref. ao edital em epigrafe

1) EM RELACAO DE FORMA DE PAGAMENTO, SERA FRANQUIADO OU SERA PAGO A COPIA
EFETIVAMENTE REALIZADA?
A copia efetivamente realizada.

2) OS TONNERS DEVERAO SER NOVOS OU PODERAO SER COMPATIVEIS?
Tonners novos.

3) NA PROPOSTA DE PRECOS, QEVERA CONSTAR MARCA/MODELO DOS EQUIPAMENTOS,
BEM COMO A JUNTADA DE CATALOOQOS TECNICOS?
Devera constar marca/modelo na proposta, o catdlogo nao sera exigido sendo opcional.

No aguardo.

Att.

Viviam Marcon

Analista de Licitagao

viviam@xerografia.com.br
(19) 3869-7047

www.xerografia.com.br
Rua Ceard, 298 - Jardim Celani - Valinhos/SP

XEROGRAFIA
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